FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n, 18 del 23 febbraio 2021

Oggetto: Affido alla ditta R&C del ripristino della muratura della Chiesta di Stupinigi, a
scguito di incidente stradale. Impegno di spesa 2021000006 - CIG Z5336BEBS9

L’anno 2021, del giorno VENTITRE del mese di FEBBRAIO nella sede operativa della Fondazione Ordine
Mauriziano, c/o la Palazzina di Caccia di Stupinigi, piazza Principe Amedeo 7 in Nichelino (T(3), il
Dirigente, in conformita alla Delibera di Consiglio n. 1 del 16 maggio 2019, ha adottato la presente

Determinazione.
Il Dirigente

A seguito della nomina del Consiglio di Amministrazione con DPCM 06 marzo 2019, visti gli artt. "¢ 8
dello Statwto della FOM, relativi rispettivamente alle prerogative del Presidente e del Consigl o di
Amministrazione e preso atto del Verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 maggio 2019 in ui il
Consiglio, ol fine di garantive 'ordinaria gestione - conservativa e di valorizzazione - dell Ente,
all’ unaninita ha  atiribuito, temporaneamente e fino a espressa revoca, alla divigente, dott.ssa Marta
Fusi, i compiti propri del direttore, limitatamente agli adempimenti urgenti e indifferibili, e in particelarve,
{a delega a firmare ghi arti amministrativi in vece dello stesso Presidente.

Premesso che

in data [9 settembre 2020 alle ore 6.30 circa presso la circonvallazione esterna della Palazzina di
Caccia di Stupinigi (come evinto dalla Relazione di servizio nr. 132/20 redatta in data 22 settembre
2020 dall’ufficiale di PG della Compagnia dei Carabinieri di Moncalieri), & stata danneggiata una

porzione di muratura detla Chiesa di proprieta della Fondazione Ordine Mauwriziano.

Atteso che

per il ripristino della struttura danneggiata, & stato richiesto alla ditta R&C — via Pianezza 17 —
Torino, un preventivo di massima, pervenuto in data 22 ottobre 2020 e cosi dettagliato:

- rimozione dei mationi rotti o in fase di distacco

- infervento a cuci e scuci con sostituzione dei mationi e integrazione con mattoni vecchi

- stilatura con malta simile all esistente

- frasporto del materiale occorrente in loco, il tuito compresi i materiali occorrenti e il frasporto e

lo smaltimento delfe macerie a discarica




a.c. 1.350,00 + 1VA
a cui € seguito ulteriore sconto del 10%, con importo definitivo di euro 1.215,00 + IVA 10% per
totali euro 1.350,00 IVA inclusa.

Visto che

in data 29 ottobre 2020 il suddetto preventivo ¢ stato inviato alla persona responsabile del danno,
per la trasmissione all’assicurazione ¢ il conseguente risarcimento del danno.

Preso atto che
in data 23 dicembre 2020 ¢ pervenuto assegno bancario non trasferibile della Banca REALE

Group, a titolo di offerta risarcitoria, di importo pari a euro 1.350,00, gia incassato lalla

Fondazione Ordine Mauriziano.
Determina

1. di affidare alla ditta R&C — via Pianezza 17 — Torino, i lavori di ripristino della muratura
della Chiesta di Stupinigi, danneggiata a seguito di incidente stradale del 19 settembre 2020,
per un importo di euro 1.350,00 IVA inclusa;

2. di imputare la spesa di euro 1.350,00 IVA inclusa sul Budget 2021, sottoconto 3311204
“Manutenzione ordinaria immobili pertinenze”;

3. di dare atto che la spesa ¢ stata rimborsata tramite assegno bancario non trasferibile emesso
dafla Banca REALE Group di pari imporio e gid incassato dalla Fondazione Ordine
Mauriziano;

4. didare atto che il responsabile del procedimento ¢ {a dott. ssa Marta Fusi.

Il Dirigente
dott. ssa Marta Fusi

Moche FZe




231212021 AVCP - Smart CiG

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

- Dettagh della comunicazione -
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Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa
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I Motivo richiesta CIG

Z5330BEB89Y
CIG COMUNICATO

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €
40.000

€1.215,00

Affido del ripristino della muratura della « “hiesta i
Stupinigi, a scguito di incidente stradale

AFFIDAMENTO DIRETTO
LAVORI

Manutenzione immobili e impianti

Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui
al APCM 24 dicembre 2015

https:/fsmartcig .anticorruzione itAVC P-SmartCig/preparaDettag lioComunicazione
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231212021 Zimbra

Zimbra p.messineo@ordinemauriziano.it

Re: determina riparazione muretto Chiesa

Da : Cantatore <a.cantatore@ordinemauriziano.it> mar, 23 feb 2021, 11:09
Oggetto : Re: determina riparazione muretto Chiesa
A : Messineo <p.messineoc@ordinemauriziano.it>
Cc : Fusi <m.fusi@ordinemauriziano.it>

Confermo copertura di budget con autorizzazione di Impegno spesa n.
2821000006

Ciao
Angela

----- Messaggio originale -----

Da: Messineo <p.messineo@ordinemauriziano.it>

A: a cantatore <a.cantatore@ordinemauriziano.it>
Cc: Fusi <m.fusi@ordinemauriziano.it>

Inviato: Tue, 23 Feb 2021 09:08:406 +6100 (CET)
Oggetto: determina riparazione muretto Chiesa

Ciao Angela,

ti invio determina per tuo ok.
Grazie

Paola

I1 presente messaggio, inclusi gli allegati, contiene informazioni
strettamente riservate al destinatario/ai destinatari indicati nello
stesso ed e protetto dalla legge. La diffusione, distribuzione e/o la
copia del contenuto del presente messaggio da parte di qualsiasi soggetto
diverso dal destinatario & severamente vietata, ai sensi dell’art. 616
c.p. e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Qualora riceveste questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
distruggerlo e di darcene immediata comunicazione, inviando un messaggio
di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente.

This message (including any attachments) contains confidential
information intended only for the recipient(s) named above and is
protected by law. Any disclosure, distribution and/or copying of this
message by any subject different from the named recipient(s) is strictly
prohibited by law. In you are not the intended recipient, delete this
message and inform us immediately about the deletion by sending a message
to the e-mail address of the sender,

FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO
Dona il tuo 5x1060 a sostegno dell’arte e della cultura

hitps:#fmail .domino.it/zimbramprintmessag eid=922588&tz=Europe/Berlin 172




237212021 Zimbra
Inserisci il C.F. 29907186012 nella Tua dichiarazione

Dr.ssa Angela Cantatore
Servizio Economico Finanziario
Fondazione Ordine Mauriziano
tel. 0611.6200613

hitps /imail.domina.il/zimbrafh/printmessag e 7id=92258&tz=Europe/Berlin
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